Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 10594 del 23/02/2024

da protocollare ad integrazione nota protocollo in arrivo n. 8450 dell 13/02/2024

Grazie

Marina Mattiuzzo
Uff.Patrimonio

Da: "amministrazione@seminariovittorioveneto.it"
<amministrazione@seminariovittorioveneto.it>

A: "Marina Mattiuzzo" <mattiuzzomarina@provincia.treviso.it>
Inviato: Giovedi, 22 febbraio 2024 16:45:43

Oggetto: R: Imposta di registro contratto di locazione 2024
Buongiorno Sig.ra Marina,

le invio in allegato la documentazione richiesta.

Rimaniamo in attesa del saldo.

A disposizione.

Grazie e buon lavoro.

Ufficio Amministrativo

Dott. Massimo Alba

SEMINARIO VESCOVILE DI VITTORIO VENETO
Via Largo del Seminario, 2 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438-948412 - amministrazione@seminariovittorioveneto.it

P.IVA 00199590266 - C.F. 00516450269 ? Cod. SDI: ZYS8R3PW

www.seminariovittorioveneto.it

Da: Marina Mattiuzzo <mattiuzzomarina@provincia.treviso.it>
Inviato: martedi 20 febbraio 2024 08:58


mailto:amministrazione@seminariovittorioveneto.it
http://www.seminariovittorioveneto.it/
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A: amministrazione@seminariovittorioveneto.it
Oggetto: Re: Imposta di registro contratto di locazione 2024

Buongiorno Dott. Alba,

quando possibile mi potrebbe inviare la quietanza del versamento imposta di
registro 2024 e copia Mod. F247?

Grazie, buona giornata

Marina Mattiuzzo
Ufficio Patrimonio

Settore Edilizia - Patrimonio - SUA

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
tel. 0422 656433

mail: mattiuzzomarina@provincia.treviso.it

Da: "Marina Mattiuzzo" <mattiuzzomarina@jprovincia.treviso.it>
A: "amministrazione@seminariovittorioveneto.it"
<amministrazione@seminariovittorioveneto.it>

Inviato: Venerdi, 16 febbraio 2024 11:04:18

Oggetto: Re: Imposta di registro contratto di locazione 2024

Buongiorno Dott. Alba,

necessitiamo avere proprio la ricevuta di avvenuto versamento (e
anche copia del Mod. F24), non la prenotazione di addebito (vedo
che é prenotato in data odierna, magari ci sentiamo lunedi quando |l
bonifico é stato effettivamente disposto e c'é la quietanza).

Cordialita



mailto:amministrazione@seminariovittorioveneto.it
mailto:amministrazione@seminariovittorioveneto.it
mailto:mattiuzzomarina@provincia.treviso.it
mailto:mattiuzzomarina@provincia.treviso.it

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 10594 del 23/02/2024

Marina Mattiuzzo
Ufficio Patrimonio

Settore Edilizia - Patrimonio - SUA

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
tel. 0422 656433

mail: mattiuzzomarina@provincia.treviso.it

Da: "amministrazione@seminariovittorioveneto.it"
<amministrazione@seminariovittorioveneto.it>

A: "Marina Mattiuzzo"
<mattiuzzomarina@provincia.treviso.it>

Inviato: Venerdi, 16 febbraio 2024 10:55:56
Oggetto: R: Imposta di registro contratto di locazione
2024

Buongiorno Sig.ra Marina,

ecco in allegato la contabile.

A disposizione, grazie. Cordialita.

Ufficio amministrativo

Dott. Massimo Alba

SEMINARIO VESCOVILE DI VITTORIO VENETO

Via Largo del Seminario, 2 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438-948412 -
amministrazione@seminariovittorioveneto.it
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P.IVA 00199590266 - C.F. 00516450269 ? Cod. SDI:
ZY8R3PW

www.seminariovittorioveneto.it

Da: Marina Mattiuzzo
<mattiuzzomarina@provincia.treviso.it>

Inviato: venerdi 16 febbraio 2024 10:44

A: amministrazione@seminariovittorioveneto.it
Oggetto: Re: Imposta di registro contratto di locazione
2024

Buongiorno Dott. Alba,

per completezza procedurale, necessitiamo avere ricevuta
del versamento dell'imposta di registro.

Potrebbe cortesemente inviarla?

Grazie, cordiali saluti.

Marina Mattiuzzo
Ufficio Patrimonio

Settore Edilizia - Patrimonio - SUA

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
tel. 0422 656433

mail: mattiuzzomarina@provincia.treviso.it

Da:
"amministrazione@seminariovittorioveneto.it"
<amministrazione@seminariovittorioveneto.it>
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A: "mattiuzzomarina@provincia.treviso.it"
<mattiuzzomarina@provincia.treviso.it>
Inviato: Lunedi, 12 febbraio 2024 15:00:50
Oggetto: Imposta di registro contratto di
locazione 2024

Buongiorno Sig.ra Marina,

come fatto lo scorso anno siamo a comunicare
I?importo da rimborsarci per |? imposta di
registro annuale per il rinnovo del contratto di
locazione, di 7~ 1.351,00
(milletrecentocinquantuno/00), pari al 50%
dell?importo versato (2.702,0077).

A disposizione, grazie, cordiali saluti.

Ufficio amministrativo

Dott. Massimo Alba

SEMINARIO VESCOVILE DI VITTORIO
VENETO

Via Largo del Seminario, 2 - 31029 Vittorio
Veneto (TV)

Tel. 0438-948412 -
amministrazione@seminariovittorioveneto.it

P.IVA 00199590266 - C.F. 00516450269 ?
Cod. SDI: ZYS8R3PW

www.seminariovittorioveneto.it
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¢4 UniCredit

VITTORIO VENETO - V.LE DELLA VITTORIA, 303
31029 VITTORIO VENETO TV

ROMA, 19 FEBBRAIO

SEMINARIO VESCOVILE VITTORIO 03894
VENETO

LARGO DEL SEMINARIO 2

31029 VITTORIO VENETO TV

QUIETANZA DIMODELLO F24 PAGATO TRAMITE BANCA VIA INTERNET

Ci pregiamo inviarvi le quietanze Modello di Pagamento Unificato F24 da voi pagate in data 16/02/2024.

Ringraziandovi per aver scelto la nostra banca per ottemperare a questa incombenza, rimaniamo a disposizione per ogni
vostra richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.277.874.388,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1- Cod. ABI 02008.1- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007
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QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2014/13917
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